
De : licitacao@codevasf.gov.br

Assunto : Re: Sessão Pregão 90006/2024 - Codevasf UASG 195006[NAO ESCANEADO FALHA NA
EXTRACAO]

Para : Cleiton VILAS BOAS <cleiton@grupovbs.com.br>

Cc : licitacao <licitacao@codevasf.gov.br>, IGOR <IGOR@grupovbs.com.br>, rosangela
<rosangela@grupovbs.com.br>, marcone <marcone@grupovbs.com.br>

Zimbra cleide.souza@codevasf.gov.br

Re: Sessão Pregão 90006/2024 - Codevasf UASG 195006[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

qua., 19 de jun. de 2024 12:15

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezado, boa tarde!

A sessão do pregão é realizada na plataforma. Favor responder no compras.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC
Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
(61) 2028-4619

De: "Cleiton VILAS BOAS" <cleiton@grupovbs.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>
Cc: "IGOR" <IGOR@grupovbs.com.br>, "rosangela" <rosangela@grupovbs.com.br>, "marcone" <marcone@grupovbs.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de junho de 2024 11:36:06
Assunto: Re: Sessão Pregão 90006/2024 - Codevasf UASG 195006[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Zimbra https://webmail.codevasf.gov.br/h/printmessage?id=66525&tz=America/Sao_Paulo
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Bom dia!
Após uma análise minuciosa da planilha de custo e a tentativa de adequar os custos ao valor ofertado nos deparamos que não é
possível a majoração dos preços.
Dessa forma, a VS vem solicitar o declínio do preço ofertado no certame.

Havendo dúvidas estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

Cleiton Vilas Boas Souza Magalhães 
Diretor Comercial , VBS Serviços 
Telefone: 3462-3400
Site: http://grupovbs.com.br/
Email: cleiton@grupovbs.com.br

Em ter., 18 de jun. de 2024 às 17:19, Cleiton VILAS BOAS <cleiton@grupovbs.com.br> escreveu:
Boa tarde!
Estamos aguardando a análise da contabilidade em relação aos percentuais que caberão nos custos.

Cleiton Vilas Boas Souza Magalhães 
Diretor Comercial , VBS Serviços 
Telefone: 3462-3400
Site: http://grupovbs.com.br/
Email: cleiton@grupovbs.com.br

Em ter., 18 de jun. de 2024 às 11:52, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:

Prezado licitante, bom dia!

Favor acompanhar a sessão do pregão 90006/2024. Verificar solicitação.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC

Zimbra https://webmail.codevasf.gov.br/h/printmessage?id=66525&tz=America/Sao_Paulo
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Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
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