
De : carlos pinheiro
<carlos.pinheiro@codevasf.gov.br>

Assunto : Fwd: Atestado da empres EBES Enganharia Ltda

Para : eronides tavares
<eronides.tavares@codevasf.gov.br>

Cc : Licitação da Codevasf Sede
<licitacao@codevasf.gov.br>, Railton Escobar
Alves de Oliveira
<railton.oliveira@codevasf.gov.br>

Zimbra carlos.pinheiro@codevasf.gov.br

Fwd: Atestado da empres EBES Enganharia Ltda

ter., 07 de jan. de 2025 14:24

2 anexos

Caro Eronides, boa tarde.

Diante da falta de apresentação da contrarrazão por parte da licitante DN Almeida
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ n. 35.796.371/0001-06, cujo prazo se encerrou em
03/01/2025, resolvemos nós entrar em contato direto com a emissora do Atestado até
então suspeito.

Resultado: a empresa EBES Engenharia Ltda. acaba de nos confirmar que o atestado
apresentado pela licitante DN Almeida Comércio e Serviços Ltda. é falso, conforme e-
mail abaixo.

Informamos que, facilmente, conseguimos os contatos dos responsáveis pela empresa
EBES Engenharia Ltda... Bastou-nos acessar o site https://ebesgroup.com.br/
engenharia/equipe/

Diante dos fatos, a equipe de apoio tem indícios suficientes para sugerir a
desclassificação sumária da empresa DN Almeida Comércio e Serviços Ltda, CNPJ
n. 35.796.371/0001-06, pelas razões aqui expostas.

Assim, copiamos também a PR/SL para proceder com as providências
subsequentes que se fizerem necessárias, além de convocar a empresa
seguinte para avaliarmos sua proposta financeira e documentação de
habilitação.

At.te,

Carlos Alberto Santos Pinheiro
Gerência de Custos - AG/GCT
Gerente
(61) 2028-4882

De: "EBES ENGENHARIA" <marcusvinicius@ebesengenharia.com.br>
Para: "Carlos Alberto Santos Pinheiro" <carlos.pinheiro@codevasf.gov.br>
Cc: "Railton Escobar Alves de Oliveira" <railton.oliveira@codevasf.gov.br>, "eronides
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tavares" <eronides.tavares@codevasf.com.br>, "arinaldo coutinho"
<arinaldo.coutinho@ebesengenharia.com.br>, "Neto" <neto@ebesengenharia.com.br>,
"marcelino reis" <marcelino.reis@ebes.eng.br>
Enviadas: Terça-feira, 7 de janeiro de 2025 12:54:33
Assunto: ENC: Atestado da empres EBES Enganharia Ltda

Prezado Sr.Carlos Pinheiro, boa tarde!

Informamos à V.Sa que o Atestado Técnico apresentado pela empresa D N ALMEIDA COMÉRCIO e
SERVIÇOS LTDA não foi por nós emi�do e tampouco assinado caracterizando-se uma FRAUDE, portanto
sem nenhuma validade.

Com os nossos cumprimentos,

De: carlos.pinheiro@codevasf.gov.br <carlos.pinheiro@codevasf.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 11:55

Para: arinaldo.coutinho@ebesengenharia.com.br
Cc: Railton Escobar Alves de Oliveira <railton.oliveira@codevasf.gov.br>;

eronides.tavares@codevasf.gov.br
Assunto: Atestado da empres EBES Enganharia Ltda

Sr Arinaldo, bom dia.

Conforme contato telefônico, contextualizo melhor o ocorrido no Pregão Eletrônico -
Edital n. 90133/2024 - Codevasf, cujo objeto é "o fornecimento, a instalação, o
comissionamento, a aprovação junto à concessionária de energia local e a operação
assistida e manutenção por período de 12 meses de Sistema de Geração Fotovoltaica
on-grid para o Edifício Sede da Codevasf, localizado em Brasília/DF".

Aconteceu que uma das licitantes, a empresa DN Almeida Comércio e Serviços
Ltda, CNPJ n. 35.796.371/0001-06, apresentou um atestado (anexo) no qual
comprovaria sua capacidade técnica operacional para execução do objeto licitado.
Porém, uma das concorrentes apresentou possíveis incompatibilidades no atestado,
sobretudo no que diz respeito ao vínculo da "ABES x DN Almeida" e o Vínculo "DN
Almeida x Eng. Marcelino Alves dos Reis (eng responsável)".

Deste modo, gostaríamos que a EBES Engenharia Ltda. nos esclarecesse se o
"sistema fotovoltaico com potência de 1.000 kWp, localizado à margem Rodovia
MA-020, Data Flores, Fazenda São Tomé, SN, denomidada Mini Usina Fotovoltaica
Djalma Gomes Chaves, na cidade de Vargem Grande" realmente foi executado pela
empresa DN Almeida Comércio e Serviços Ltda, CNPJ n. 35.796.371/0001-06.

Agradecemos antecipadamente pela colaboração.

Carlos Alberto Santos Pinheiro
Gerência de Custos - AG/GCT
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Gerente
(61) 2028-4882

ATESTESTASDO EBES - Sistema fotovoltaico 2.pdf
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